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Para: Lic Isabel Pineda
Asunto: RV: Notificacién a usuario

CHecame lo porfas

De: Ing. Miguel Angel Romo [mailto:mromo@rycryc.com]
Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2013 02:43 p. m.
Para: 'Manuel Gardea'

CC: 'Karla Andrade'; 'jesus gonzalez'

Asunto: FW: Notificacion a usuario

Manny, adjunto comprobante de transferencia pago moldes de acuerdo a listado que me envié J. Gonzalez. Saludos,

Ing. Miguel Angel Romo Lopez

- i |
C
INGENIERIA, S.A. DEC.V.
DOMICILIO: AV. L MATEQS 1722 SUR, CD. JUAREZ, CHIM,

TELS. |656] 611=4655 611+4858
FAX: B11+1464
e-mail: mremo@rycrye com

From: Grupo Financiero Santander [mailto:notificaciones@notificaciones.santander.com.mx]
Sent: Thursday, October 03, 2013 2:38 PM

To: mromo@rycryc.com

Subject: Notificaciéon a usuario

Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el dia 3 de Octubre de 2013, en su contrato Enlace 1923 a
nombre de R'Y C INGENIERIA SA DE CV se acaba de realizar la transferencia Interbancaria con
folio(s) 9323700 conforme a lo siguiente:

Numero de Cuenta Cargo 1995
Numero de Cuenta Destino | 9145
Importe Total $28,409.05


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

i ‘ Your complimentary
- use period has ended.
Thank you for using

t C O m p I ete PDF Complete.

Click Here to upgrade to

Unlimited Pages and Expanal

ENLACE

con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o
Linea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada



http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

