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Lic Isabel Pineda

De: Alberto Garcia <agarcia@indelek.com>
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2014 05:05 p.m.
Para: 'Isabel Pineda Labrado'
Asunto: RV: RC-Fuse
Datos adjuntos: GAI ALTA SUC AV  LIBRE COMERCIO 2164 JZ.pdf

Isabel le mando datos de grupo american industries  
Y los contra recibos  
 
 

 

ALBERTO GARCIA 

VENTAS 

agarcia@indelek.com 

Tel. (656) 613-86-76 

Tel. Dir. (656) 566-20-07 

Fax. (656) 613-8105 

Tel. USA (915) 613-4601 

cel.656 199-51-98 

nextel 62*14*74102 

www.indelek.com 
 
De: Omar Vargas [mailto:OVargas@aiig.com]  
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2014 03:06 p. m. 
Para: Alberto Garcia 
Asunto: RE: RC-Fuse 
 
Claro 
Anexo la direccion y estos son los horarios y contactos 
  
Raceves@aiig.com  Rosalia Aveces  629 26 13 Of. 
  
Los horarios de contrarecibo son los Jueves 9-11.00 am en la direccion anexada 
  
Pagan los dias Lunes 
  
Saludos 
  

   
Lic. Omar Vargas 
Buyer 
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American Industries 
OE Quality Friction  
Ph 011 52 656 209-3775, 701-7321  Ext. 422 
ovargas@aiig.com 
  
From: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]  
Sent: Miércoles, 11 de Junio de 2014 12:28 p.m. 
To: Omar Vargas 
Subject: RE: RC-Fuse 
  
Omar si me puedes confirmar a que dirección tenemos que ir a contra recibo  
Con quien y en que horarios  
También los días de pago y los contactos de cuantas por pagar  
Para ponernos en contactos con ellos y preguntar qué datos necesitan de nosotros y nosotros de ustedes  
  
  
Quedo a tus ordenes 
  
  

 
ALBERTO GARCIA 

VENTAS 

agarcia@indelek.com 

Tel. (656) 613-86-76 

Tel. Dir. (656) 566-20-07 

Fax. (656) 613-8105 

Tel. USA (915) 613-4601 

cel.656 199-51-98 

nextel 62*14*74102 

www.indelek.com 
  
De: Omar Vargas [mailto:OVargas@aiig.com]  
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2014 11:33 a. m. 
Para: Alberto Garcia 
Asunto: RE: RC-Fuse 
  
Grupo American Industries Sa de CV 
  
Si tenemos cuenta cierto? 
 
Saludos 
  
  
  

   
Lic. Omar Vargas 
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Buyer 
American Industries 
OE Quality Friction  
Ph 011 52 656 209-3775, 701-7321  Ext. 422 
ovargas@aiig.com 
  
From: Alberto Garcia [mailto:agarcia@indelek.com]  
Sent: Miércoles, 11 de Junio de 2014 09:10 a.m. 
To: Omar Vargas 
Subject: RE: RC-Fuse 
  
Omar buenos días 
Anexo cotización solicitada 
Material en stock salvo previa venta 
  
Omar una pregunta todavía se les está facturando a grupo american industries  
O ya tiene su rfc 
Si ya lo tienen mándamelo para enviarte tu solicitud de crédito  
  
Si tienes alguna duda en algunos materiales con gusto puedo paras a tu planta y revisarlo  
  
Saludos  
  
  

 
ALBERTO GARCIA 

VENTAS 

agarcia@indelek.com 

Tel. (656) 613-86-76 

Tel. Dir. (656) 566-20-07 

Fax. (656) 613-8105 

Tel. USA (915) 613-4601 

cel.656 199-51-98 

nextel 62*14*74102 

www.indelek.com 
  
De: Omar Vargas [mailto:OVargas@aiig.com]  
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2014 07:57 a. m. 
Para: agarcia@indelek.com 
Asunto: FW: RC-Fuse 
  
Buenos dias 
  
Me podran cotizar lo siguiente por favor 
 
Saludos 
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PROVEEDORES: 
A PARTIR DEL 2014 POR DISPOSICION FISCAL QUEDA ELIMINADO EL METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO.  POR LO 
QUE DEBERÁN DE ADICIONAR A SU FACTURA LAS SIGUIENTES OPCIONES SEGÚN SEA EL CASO: TRANSFERENCIA, 
CHEQUE, EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO. 
  
SI NOS FACTURA EN DOLARES Y SU CUENTA BANCARIA LA TIENE EN BANCOMER, FAVOR DE PONER EN SU FACTURA EN 
METODO DE PAGO:   TRANSFERENCIA.    SI ESTA EN OTRO BANCO, FAVOR DE PONER EN SU FACTURA EN METODO DE 
PAGO: CHEQUE. 
  
NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE TENGAN EN METODO DE PAGO :  NO IDENTIFICADO. 
  
  

   
Lic. Omar Vargas 
Buyer 
American Industries 
OE Quality Friction  
Ph 011 52 656 209-3775, 701-7321  Ext. 422 
ovargas@aiig.com 
  
From: Daniel Guerrero Gonzalez [mailto:DGuerreroGonzalez@oeqf.com]  
Sent: Martes, 10 de Junio de 2014 03:58 p.m. 
To: Omar Vargas; Jose Esteban Ortega 
Subject: RC-Fuse 
  
Omar and Esteban this request is for spare fuses. 
  
                thanks 
   Daniel Guerrero G. 
Maintenance Supervisor 
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