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arodriguez@indelek.com

De: ipineda@indelek.com
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 02:06 p. m.
Para: arodriguez@indelek.com
Asunto: RV: 5000232261

 
 

De: Cuentas por Pagar Grupo Promax <cxp@gpromax.com>  
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 03:02 p. m. 
Para: ipineda@indelek.com 
Asunto: RE: 5000232261 
 

 

  

 

Estimado proveedor: 

Su factura se ha recibido y su validación físcal es correcta. Su factura ha sido contabilizada.  

Para seguimiento o en caso de cualquier aclaración favor de proporcionar la siguiente información:  

Id Bóveda: 1553168  
Referencia: 5000232261  
Documento SAP: 5100034367  
Fecha de recepción: 2023-12-19T15:01:55  
RFC Emisor: IEJ900913C38  
Nombre Emisor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ  
RFC Receptor: PRE820415237  
Folio Comercial: 027910  
Folio fiscal: 79F3EA37-9ACF-11EE-9D4B-AB12C74662BD  
Valor Factura: 1782.00  

Nota: Solicitamos no responder a este mensaje, ya que las respuestas a este correo electrónico no serán leídas. 

 

Nuestros Valores MÁXIMO son nuestra guía diaria, ¡conócelos!: https://www.gpromax.com/valores.php 

Our MAXIMUM Values are our daily guide, click to know more!: https://www.gpromax.com/en/valores.php 


