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Lic Isabel Pineda

De: Ing. David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2013 03:51 p.m.
Para: amancinas@indelek.com
CC: Mario Arrieta; Ipineda
Asunto: Re: MATERIAL PARA MODUL

Adelante :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On May 14, 2013, at 3:01 PM, "Arnoldo Mancinas" <amancinas@indelek.com> wrote: 

     Ing. para Modul internacional necesito una autorizacion para surtir una orden por $  8610 pesos 
netos,  faltaba el Pagare firmado ya esta listo,  pero no he tenido oportunidad de ir por el paso hoy por la 
tarde y lo traigo mañana espero se puede autorizar surtir este pedido saludos. 
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