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Lic Isabel Pineda

De: Gabriel Nevarez <gnevarez@indelek.com>
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 08:41 a.m.
Para: 'Lic Isabel Pineda'
CC: amancinas@indelek.com; jcardenas@indelek.com
Asunto: RE: HUMBERTO SOLIS

Buenos Dias Isabel, 
Esta bien si le pone 4000.00 de credito 
Ya lo vi con Mancinas/Cardenas 
Saludos 
 

 
 
Gabriel Nevarez 
Ventas 
gnevarez@indelek.com 
Cel. 614-142-0979 
Nextel: 62*184038*10 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
 
De: Lic Isabel Pineda [mailto:ipineda@indelek.com]  
Enviado el: martes, 03 de junio de 2014 10:16 a.m. 
Para: 'Gabriel Nevarez' 
Asunto: HUMBERTO SOLIS 
 
Buen Día Gaby, quien es Humberto Solís no trae saldo suficiente en bancos para un credito de $10,000 pesos lo que el 
trae es de $3,000 a $4000 pesos. 
Usted conoce al cliente? 
 

 
 
Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
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