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Lic Isabel Pineda

De: Lic Isabel Pineda <ipineda@indelek.com>
Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2014 10:20 a.m.
Para: 'amancinas@indelek.com'
CC: 'Ing David Ramirez'; Sayra Comaduran (scomaduran@indelek.com)
Asunto: RV: factura 00169530

Buen Día, adjunto respuesta del cliente Jaime Higinio al cual se le autorizo un credito para evaluarlo y nos quedo mal. 
Como referencia este Ing. trabajaba para modul. 
Saludos 
 
 
De: Sayra Comaduran [mailto:scomaduran@indelek.com]  
Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2014 10:16 a.m. 
Para: 'Lic Isabel Pineda' 
Asunto: factura 00169530 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2

 
Industrial Eléctrica de Chihuahua SA de CV 

Sayra Comaduran 

Crédito y Cobranza 

scomaduran@indelek.com 

Tel. (614) 421-7939 

Fax. (614) 421-7986 

Visítenos en nuestra página: 

www.indelek.com 
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