ipineda@indelek.com

De: ipineda@indelek.com

Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 10:44 a. m.

Para: 'rtorres@nashvillewire.com'; 'facturadigital @nashvillewire.com’

cc: mvelez@indelek.com; arodriguez@indelek.com; Agarcia@indelek.com
Asunto: RE: EXTERNAL: RE: PO094006 INDELEK

Datos adjuntos: A028357.pdf; A028357.xml; AR004501.pdf

Buen Dia, adjunto factura correspondiente a la oc. PO094006.
Favor de confirmar de recibido.
Saludos

Miguel Velez
Agente de Servicio a Cliente

S Indslsk —

®) (656) 566-2452
9 mvelez@indelek.com
© Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chin
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De: Torres, Rosa E <rtorres@nashvillewire.com>
Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 10:14 a. m.
Para: avillasenor@indelek.com; agarcia@indelek.com
CC: mvelez@indelek.com

Asunto: RE: EXTERNAL: RE: PO094006 INDELEK




Buen dia Alejandro, Alberto,
Me ayudas con la factura de la remisién AR 004501 por favor, no es necesario que la traigas fisicamente, solo enviala tambien ar

Gracias.

IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA A : facturadigital@nashvillewire.com

Rosa Torres
Purchasing Supervisor

_ NASHVILLE WIRE
PRODUCTS

Of. : 52 (656) 257.1319 Ext. 1053
Mex. 52 (656) 738-0005

US Direct (915) 933-1053

Cel.: 52 (656) 375.5948

Juarez Mexico Facility
nashvillewire.com

From: avillasenor@indelek.com <avillasenor@indelek.com>

Sent: viernes, 22 de diciembre de 2023 12:00 p. m.

To: Torres, Rosa E <rtorres@nashvillewire.com>; agarcia@indelek.com; Guillen, Angelica <aguillen@nashvillewire.com>; Grajedz
<jgrajeda@NASHVILLEWIRE.com>

Cc: Tool Crib1 <jutcribl@nashvillewire.com>

Subject: EXTERNAL: RE: PO094006 INDELEK

Buen dia Estimada Srta. Rosa
Confirmo de recibido, el dia de hoy en la tarde se estard entregando su material en planta, mil gracias por su pedido.

Saludos, cordiales.!



Alejandro Villasenor
Agente de Servicio a Cliente

S indeslsk —

®) (656) 566-2005
9 avillasenor@indelek.com
© Francisco Villarreal 2053, Cd. Juarez, Chin

https:/findelek.com indelek | Componentes eléctricos -

De: Torres, Rosa E <rtorres@nashvillewire.com>

Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2023 11:47 a. m.

Para: avillasenor@indelek.com; agarcia@indelek.com; Guillen, Angelica <aguillen@nashvillewire.com>; Grajeda, Javier <jgrajeda
CC: Tool Crib1 <jutcribl@nashvillewire.com>

Asunto: PO094006 INDELEK

Buen dia Alejandro,
Envio orden de compra no. 94006, favor de confirmar de recibido y darme fecha de entrega.

Saludos.

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES:
Lunes a Viernes

8:00AM a 1:00PM

2:30PM a 3:45PM

4:30PM a 6:00PM

Traer dos copias de la factura y una de la Orden de Compra al entregar.

IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA A : facturadigital@nashvillewire.com

Rosa Torres
Purchasing Supervisor



a‘f NASHVILLE WIRE
PRODUCTS

Of. : 52 (656) 257.1319 Ext. 1053
Mex. 52 (656) 738-0005

US Direct (915) 933-1053

Cel.: 52 (656) 375.5948

Juarez Mexico Facility
nashvillewire.com




