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Lic Isabel Pineda

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 04:26 p.m.
Para: Lic Isabel Pineda
Asunto: Re: alba

Oks ahi lo voy a visitar cuando este en cuu :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Jun 5, 2014, at 3:55 PM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> wrote: 

Ahí la libero ing., un detalle de este cliente no hay ninguna cotización y hay solo una venta de contado 
en julio del 2010. 
☺ 
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Isabel Pineda. 
Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 
ipineda@indelek.com 
Tel. Oficina(656)566-2454 
Nextel:62*14*8589 
www.indelek.com 
  
De: Ing David Ramirez [mailto:dramirez@indelek.com]  
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 03:49 p.m. 
Para: Isabel Pineda 
CC: Manuel Gardea; JESUS NEVAREZ 
Asunto: Re: alba 
  
Oks go akead PILI x fas, hasta alli pa ke comoletemos los papeles ke nos falten x fas :) 
 
Sent from my iPhone 
 
On Jun 5, 2014, at 2:32 PM, Isabel Pineda <ipineda@indelek.com> wrote: 

Yo no puedo liberar solo el 10% del limite autorizado 
 
 
Enviado desde mi iPhone 
 
El 05/06/2014, a las 02:25 p.m., "Manuel Gardea" <mgardea@indelek.com> escribió: 

Me la podrias liberar se exceed por 8 mil x lo del iva  
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MANUEL GARDEA 
Ventas 
mgardea@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
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