FW: [External] FA0O53707
7/22/25 12:20 PM

From: "CDJ Invoices" <CDJInvoices@state.gov>

To: "dfranco@indelek.com" <dfranco@indelek.com>

Buenas tardes:

Esta factura ya fue procesada en nuestro sistema el pasado 8 de julio bajo el numero de voucher
12825ILM17203. El tiempo aproximado para que una factura sea pagada es de 4 a 6 semanas, por lo cual
nos encontramos dentro del tiempo aproximado.

Cualquier otra duda, estamos para servirle.
Bonita tarde!

Magdalena Silva Doray Licera
GSO Admin/Travel Assistant

U.S. Consulate General in Ciudad Juarez
General Services Section

(656) 227-3246

E UNITED STATES of AMERICA

From: Dante Franco <dfranco@indelek.com>
Sent: Monday, July 21, 2025 10:50 AM

To: CDJ Invoices <CDJInvoices@state.gov>
Cc: Isabel Pineda <ipineda@indelek.com>
Subject: [External] FA053707

You don't often get email from dfranco@indelek.com. Learn why this is important

Buen dia, adjunto factura a contra recibo.

Dante Franco & T
Auxiliar de Credito y Cobranza — '/nd‘-LJ( —

®) (656)613-8676
e dranco@indelek.com
Q@ cd Juarez, chin
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