
1

ipineda@indelek.com

De: Ing David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2020 05:27 p. m.
Para: ipineda@indelek.com
CC: mvelez@indelek.com
Asunto: Re: Alta cliente Modine

$500k PILI x fas 
 ⶡⶢⶣⶤⶥ 

Sent from my iPhone 
 
 

On Oct 8, 2020, at 6:07 PM, ipineda@indelek.com wrote: 

  
Falta indicarme el proceso para vs recibo 
Y el uso del cfdi, gracias 
  
  

De: mvelez@indelek.com <mvelez@indelek.com>  
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2020 04:43 p. m. 
Para: 'David Ramirez Robles' <dramirez@indelek.com>; ipineda@indelek.com 
Asunto: Alta cliente Modine 
  
Ing ya quedo dado de alta el cliente Modine Grenada 
Ya solo solicito que me autorice el limite de crédito y los dias de pago. Para Isa los ponga en la cuenta  
cliente    20,207   
la compra total fue de $ 427651 mil pesos 
  
quedo al pendiente  
gx 
  
  
  
  
_____________________ 
Miguel Velez 
Agente de Servicio al Cliente 
Industrial Eléctrica de Juárez 
Av. Lopez Mateos #2050 
Col. EL Paseo 
Tel: 656 613-86-76 
Cell: 656 313-30-44 
mvelez@indelek.com 
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