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Lic Isabel Pineda

De: Ing. David Ramirez <dramirez@indelek.com>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2013 11:09 a.m.
Para: Lic Isabel Pineda
Asunto: Re: Alta Cliente Holiday Inn

Sipi x fis 
:) 
 
Sent from my iPhone 
 
On May 14, 2013, at 9:48 AM, "Lic Isabel Pineda" <ipineda@indelek.com> wrote: 

Buenos Días Ing., entonces le pongo crédito al cliente? 
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Isabel Pineda. 
Credito y Cobranza 
ipineda@indelek.com 
Tel.: (656) 613- 8676 
Tel:(614)421-7939 
Nextel:62*14*8589 
Fax.: (656) 613- 8105 
Tel USA.: (915) 613- 4601 
www.indelek.com 
  
De: Ing. David Ramirez Robles [mailto:dramirez@indelek.com]  
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2013 06:15 p.m. 
Para: Ing Jesus Nevarez 
CC: ipineda@indelek.com 
Asunto: Re: Alta Cliente Holiday Inn 
  
Es el hotel donde nos kedamos mi Isa 
:) 
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Ing David A Ramirez Robles 
Direccion General 
dramirez@indelek.com 
  
Tel. (656) 613-8676 
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Fax. (656) 613-8105 
Tel. USA (915) 613-4601 
www.indelek.com 

  
On May 13, 2013, at 6:02 PM, Ing Jesus Nevarez wrote: 
 
 
 
Buen día Isabel, me podrá dar de alta por favor al cliente Holiday  Inn , para 
facturarles unos focos de Led, que les llegaron,gracias.Saludos 
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Pdta.-  Ya solicite papelería, pero no me la han enviado 
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Ing. Jesus Nevarez 
Ventas 
jnevarez@indelek.com 
Tel.: (614) 421 -7939 
Fax.: (614) 421-7986 
Tel USA.: (915) 613- 4722 
www.indelek.com 
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