ngomez@indelek.com

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Importancia:

FYI

Miguel Velez
Agente de Servicio a Cliente

®) (656) 566-2452

mvelez@indelek.com

Friday, January 9, 2026 12:20 PM

ipineda@indelek.com; ngomez@indelek.com

RV: Recordatorio importante para la programacion de sus pagos

Alta

— Sindeslsk —

9 mvelez@indelek.com

© Francisco Villarreal 2053,Cd. Juarez, Chih

De: Arreola, Rolando <arreor@prodrivenbrands.com>
Enviado el: viernes, 9 de enero de 2026 12:06 p. m.
Para: Zavala, Isidra <zavali@prodrivenbrands.com>

CC: Ochoa, Sabina <ochoas@prodrivenbrands.com>; Santiago, Emiliano <santie@prodrivenbrands.com>

Asunto: Recordatorio importante para la programacién de sus pagos

Importancia: Alta

Estimados proveedores, buenas tardes

Para garantizar que sus pagos se realicen puntualmente, les pedimos su valioso apoyo

asegurandose de cumplir con este breve proceso:

e Facturar y enviar el documento al correo de Cuentas por Pagar (AP).

« Confirmar con nosotros que la factura ya se encuentre programada para pago.

e En este caso la persona responsable de cuentas por pagar seria Sabina Ochoa. Comparto

correo: ochoas@prodrivenbrands.com




Es muy importante seguir estos pasos, ya que no podremos procesar pagos de servicios o
materiales atrasados que no hayan sido debidamente reportados y programados a tiempo.

Agradecemos mucho su colaboracion y quedamos a su disposicion.

Saludos!

Rolando Arreola | Purchasing MRO
Werner CO. | Planta 6, Av. Talamas Camandari 6882 | Granjas Polo Gamboa |

Parque Axialll | 32695 | Ciudad Juarez | Chihuahua | México
C: (+52)656-318-3166 | T: (+52) 656-535-5909 Extension. 7069

arreor@prodrivenbrands.com | prodrivenbrands.com

COICCTe [ weather guard




