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Lic Isabel Pineda

De: David Ramirez R <dramirez@indelek.com>
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 01:19 p.m.
Para: 'Ing Jesus Nevarez'; Lic Isabel Pineda
CC: 'Manuel Gardea'
Asunto: RE: orden de compra

Ke rollo Jesus, x esta ocasión solo se va a liberar esta orden, para lo demás necesitamos toda la información x fas 
Salu2 :) 
 
PD-. PILI, abrele solo $ 20k ke es una orden ke nos dieron pa probarlos x fis 
 
 

 
Ing. David Alberto Ramirez Robles 

Director General 

dramirez@indelek.com 

Tel. (656) 613-8676 

Fax. (656) 613-8105 

Nextel. 42*1043050*5 

Visítenos en nuestra página: 

www.indelek.com 
 

On June 5, 2014 at 1:12:57 PM, Lic Isabel Pineda (ipineda@indelek.com) wrote: 

LA SOLICITUD DE CREDITO NO TIENE REFERENCIAS, NO TENGO ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS Y NO 
ESTA FIRMADA ING. 

  

  

 

  

Isabel Pineda. 

Responsable Crédito y Cobranza Cjz y Cuu 

ipineda@indelek.com 

Tel. Oficina(656)566-2454 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Nextel:62*14*8589 

www.indelek.com 

  

De: Ing David Ramirez [mailto:dramirez@indelek.com] 
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2014 01:07 p.m. 
Para: Ing Jesus Nevarez; Isabel Pineda 
CC: Manuel Gardea 
Asunto: Re: orden de compra 

  

Ya revisaste esto PiILI ?? 
 
Sent from my iPhone 

 
On Jun 5, 2014, at 12:28 PM, Ing Jesus Nevarez <jnevarez@indelek.com> wrote: 

Buen día David , nos están enviando esta orden de compra , hace tiempo que nos 
mandaron la papelería , lo vi con algunos del Acomee , me dicen que si pagan 
bien , la podemos surtir ? Saludos 
 
Enviado desde mi iPhone 

 
Inicio del mensaje reenviado: 

De: Alberto Velo <avelo2008@hotmail.com> 
Fecha: 5 de junio de 2014 12:06:13 GMT-6 
Para: "jnevarez@indelek.com" <jnevarez@indelek.com> 
Asunto: orden de compra 
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